
RE: ENC: FW: Ato Convocatório nº 02/2023 - Prestação de serviço de produção e
filmagem de material informativo institucional para os Comitês da bacia hidrográfica
do rio Doce
CGLC <cglc@agedoce.org.br>
Ter, 07/02/2023 14:45
Para: Juarez Ferreira <juarez@tvjota.com.br>
Prezado Sr. Juarez, boa tarde!

O entendimento está correto. Conforme prevê o Edital, o pagamento será realizado após a entrega dos
ITENS:

16.1 O pagamento será efetuado por meio de ordem
bancária ou qualquer outro meio idôneo adotado pela
AGEDOCE, após a efe�va entrega dos itens e no prazo
de até 15 (quinze) dias contados do correspondente
atesto/aprovação destes por parte da AGEDOCE,
observado a retenção dos tributos e contribuições
determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em
conformidade com a legislação vigente, quando for o
caso.

O TDR prevê a entrega de 03 (três) itens/produtos:

PRODUTO 1 - SÉRIE DE 07 (SETE) VÍDEOS DOCUMENTÁRIOS em formato de jornalismo sobre
conscien�zação ambiental, contendo de 30 A 32 MINUTOS (duração de cada programa). Captação
ULTRA HD 4K/FULL HD e finalização FULL HD, sendo que cada um dos episódios possuem conteúdos
próprios;

PRODUTO 2 - 1 (UM) VÍDEO TRAILER com duração de 3 minutos. Captação ULTRA HD 4K/FULL HD,
locução e finalização FULL HD. Formato para redes sociais e televisão. 

PRODUTO 3 - 10 (DEZ) VÍDEOS – CHAMADAS DE APRESENTAÇÃO para os vídeos documentários com
duração de 30 segundos (cada chamada). Captação ULTRA HD 4K/FULL HD, locução e finalização
FULL HD. Formato para redes sociais e televisão.

Portanto, a cada entrega de produto, aprovação e atesto será feito o pagamento.

Estamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente, 

De: Juarez Ferreira <juarez@tvjota.com.br>
Enviado: terça-feira, 7 de fevereiro de 2023 12:20
Para: CGLC <cglc@agedoce.org.br>
Assunto: Re: ENC: FW: Ato Convocatório nº 02/2023 - Prestação de serviço de produção e filmagem de
material informa�vo ins�tucional para os Comitês da bacia hidrográfica do rio Doce



 
Ok, pelo que entendi, esse edital prevê pagamento apenas na entrega de todo o conteúdo. É
isso mesmo?
Não há previsão de pagamento por etapa de trabalho?
Abraços
---

 

Em 07/02/2023 11:38, CGLC escreveu:
Prezado Sr. Juarez Ferreira, bom dia!
 
Os pedidos de esclarecimento podem ser encaminhados por e-mail, conforme determina do Edital, itens
10.1 e 10.2.
 
Atenciosamente,

 
 

De: Juarez Ferreira <juarez@tvjota.com.br>
Enviado: terça-feira, 7 de fevereiro de 2023 11:10
Para: CGLC <cglc@agedoce.org.br>
Assunto: Fwd: FW: Ato Convocatório nº 02/2023 - Prestação de serviço de produção e filmagem de material
informa�vo ins�tucional para os Comitês da bacia hidrográfica do rio Doce
 

Olá tudo bem?
Há algum telefone para que possamos tirar algumas dúvidas sobre o processo?
Abraços!
 
Juarez Ferreira
11 9 98863977 

De: CGLC <cglc@agedoce.org.br>
Data: terça-feira, 7 de fevereiro de 2023 10:20
Assunto: Ato Convocatório nº 02/2023 - Prestação de serviço de produção e
filmagem de material informativo institucional para os Comitês da bacia
hidrográfica do rio Doce
 
Prezados Senhores, boa tarde!
 



Comunicamos para conhecimento e participação que se encontra
publicado o Ato Convocatório nº 02/2023 que tem por objeto a contratação de
empresa especializada para a prestação de serviço de produção e filmagem de
material informativo institucional para os Comitês da bacia hidrográfica do rio Doce
 
Informamos que o referido Ato Convocatório segue em anexo e está disponível no site da
AGEDOCE: https://agedoce.org.br/2023-2/
Havendo interesse na participação na licitação, solicitamos que as empresas se atentem
quanto aos documentos necessários (data de validade das regularidades, apresentação de
balanço devidamente registrado na Junta Comercial/SPED, preenchimento e assinatura dos
anexos).
E, em caso de dúvidas estaremos à disposição.
 
Atenciosamente,
 

https://agedoce.org.br/2023-2/

